
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL-1 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.15 7.61 7.61 5.36 3.72 4.12 5.25 3.60 4.05 4.30 2.97 3.31 6.18 6.30 4.08 8.64 8.07 5.95 39.88 32.27 29.12 290.970

Okul Ortalaması 9.37 7.90 6.73 5.13 3.67 3.91 5.43 3.33 4.32 2.57 3.10 1.53 3.50 6.63 1.29 8.43 8.10 5.73 34.43 32.73 23.52 270.476

1 540 - SALİH *** 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 6 1.00 8 6 6.00 13 5 11.33 54.00 26.00 45.33 343.654 - 143 1 1

2 535 - MUSTAFA *** 8 / B 10 9 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 4 1.67 10 6 8.00 15 5 13.33 53.00 29.00 43.33 341.720 - 147 2 2

3 530 - KAYRA ÇAMK*** 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 9 3.00 15 4 13.67 55.00 29.00 45.33 334.060 - 176 3 3

4 513 - ECEMSU DE*** 8 / A 14 5 12.33 4 5 2.33 9 1 8.67 5 1 4.67 3 4 1.67 15 3 14.00 50.00 19.00 43.67 334.008 - 178 4 4

5 507 - SAMED CA** DU*** 8 / A 9 8 6.33 5 4 3.67 7 2 6.33 10 0 10.00 6 5 4.33 11 7 8.67 48.00 26.00 39.33 310.350 - 231 5 5

6 538 - AYŞE BEG***BAL*** 8 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 9 3.00 12 8 9.33 50.00 35.00 38.34 306.978 - 246 6 6

7 277 - ERAY SE*** 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 1 6 -1.00 13 6 11.00 45.00 25.00 36.67 303.080 - 258 7 7

8 516 - ELMAS ÇE*** 8 / A 17 1 16.67 7 2 6.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 2 13 -2.33 10 6 8.00 43.00 32.00 32.34 301.029 - 273 8 8

9 519 - FATMAGÜL AY*** 8 / A 9 6 7.00 3 3 2.00 5 2 4.33 1 0 1.00 5 3 4.00 12 6 10.00 35.00 20.00 28.33 296.361 - 302 9 9

10 528 - İSMAİL KO*** 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 3 0.00 0 2 -0.67 10 7 7.67 40.00 22.00 32.66 293.651 - 308 10 10

11 515 - ECRİN Tİ*** 8 / A 9 8 6.33 3 5 1.33 3 1 2.67 3 2 2.33 8 2 7.33 7 4 5.67 33.00 22.00 25.66 292.011 - 318 11 11

12 258 - UMUT ERD*** 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 6 13 1.67 8 12 4.00 40.00 39.00 27.00 283.051 - 373 12 12

13 502 - ALİ İHSAN TÜ*** 8 / A 13 4 11.67 3 5 1.33 8 2 7.33 2 2 1.33 2 5 0.33 8 9 5.00 36.00 27.00 26.99 282.480 - 377 13 13

14 532 - MELEK KU*** 8 / B 12 5 10.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 0 1 -0.33 6 9 3.00 39.00 22.00 31.67 281.309 - 382 14 14

15 200 - ELİF Şİ*** 8 / A 8 12 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 2 1.33 2 5 0.33 12 5 10.33 37.00 31.00 26.66 276.172 - 410 15 15

16 500 - AHMET KADI*** 8 / B 9 3 8.00 3 3 2.00 4 5 2.33 1 4 -0.33 4 8 1.33 10 6 8.00 31.00 29.00 21.33 274.383 - 422 16 16

17 366 - RÜYA Ö*** 8 / B 10 3 9.00 3 4 1.67 3 5 1.33 6 4 4.67 2 4 0.67 7 8 4.33 31.00 28.00 21.67 266.676 - 473 17 17

18 536 - NAZLI DE*** 8 / B 8 9 5.00 7 2 6.33 6 4 4.67 2 4 0.67 2 6 0.00 8 12 4.00 33.00 37.00 20.67 254.638 - 552 18 18

19 539 - BEYZA HA***TEM*** 8 / B 8 10 4.67 2 6 0.00 6 2 5.33 0 0 0.00 2 4 0.67 8 7 5.67 26.00 29.00 16.34 251.536 - 572 19 19

20 517 - ENES EF***TÜF*** 8 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 1 0.67 2 4 0.67 6 12 2.00 31.00 35.00 19.34 251.214 - 575 20 20

21 529 - KAYRA AY*** 8 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 6 0.00 3 12 -1.00 5 12 1.00 33.00 45.00 18.01 248.958 - 591 21 21

22 520 - GÜR*** A*** 8 / B 8 10 4.67 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 7 5 5.33 26.00 29.00 16.34 245.979 - 608 22 22
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Genel Ortalama 10.15 7.61 7.61 5.36 3.72 4.12 5.25 3.60 4.05 4.30 2.97 3.31 6.18 6.30 4.08 8.64 8.07 5.95 39.88 32.27 29.12 290.970
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23 295 - TANER Mİ***SOY*** 8 / B 10 10 6.67 6 3 5.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 14 0.33 4 15 -1.00 32.00 55.00 13.67 237.869 - 662 23 23

24 514 - ECRİN S** KI*** 8 / A 5 11 1.33 5 4 3.67 4 3 3.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 8 9 5.00 23.00 30.00 13.00 236.515 - 672 24 24

25 499 - MESUT SO*** 8 / B 5 7 2.67 4 4 2.67 4 4 2.67 4 4 2.67 0 8 -2.67 7 8 4.33 24.00 35.00 12.34 226.701 - 747 25 25

26 534 - MİRAÇ UR*** 8 / B 8 5 6.33 2 5 0.33 0 5 -1.67 0 0 0.00 3 8 0.33 2 12 -2.00 15.00 35.00 3.32 216.659 - 830 26 26

27 503 - ALPASLAN YA*** 8 / A 6 7 3.67 2 5 0.33 2 4 0.67 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 19.00 4.67 216.046 - 838 27 27

28 508 - BERFİN KAR*** 8 / A 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 0 9 -3.00 7 13 2.67 7 13 2.67 22.00 65.00 0.34 212.795 - 857 28 28

29 522 - HAKTAN K*** 8 / B 3 12 -1.00 3 5 1.33 2 6 0.00 1 6 -1.00 4 11 0.33 4 11 0.33 17.00 51.00 -0.01 199.832 - 942 29 29

30 521 - MEHMET SA*** ER*** 8 / B 3 15 -2.00 4 3 3.00 2 5 0.33 4 6 2.00 4 10 0.67 3 17 -2.67 20.00 56.00 1.33 194.565 - 971 30 30


