
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.Sınıf TG-1 3202 40 40 30

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.19 4.41 12.72 6.27 2.87 5.31 6.27 2.05 5.59 5.89 2.21 5.15 4.84 5.35 3.05 11.53 6.06 9.51 48.99 22.96 41.34 274.556

İl Ortalaması 11.32 5.47 9.50 4.53 3.62 3.32 5.28 2.40 4.48 3.08 3.88 1.78 2.00 4.85 0.38 8.93 6.88 6.63 35.12 27.10 26.09 212.800
Okul Ortalaması 12.87 4.90 11.23 5.13 3.47 3.98 5.77 2.17 5.04 3.43 3.40 2.30 1.63 3.67 0.41 10.20 6.70 7.97 39.03 24.30 30.93 233.819

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 540 - SALİH *N*** 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 7 1 6.67 8 2 7.33 4 1 3.67 18 2 17.33 62.00 10.00 58.67 348.016 717 1 1 1
2 99999 - SAMED CA****UR** 8 / A 18 1 17.67 5 4 3.67 7 2 6.33 9 1 8.67 2 2 1.33 16 4 14.67 57.00 14.00 52.34 328.227 956 2 2 2
3 519 - FATMA***L A***R 8 / A 18 2 17.33 2 2 1.33 8 0 8.00 3 3 2.00 0 1 -0.33 17 3 16.00 48.00 11.00 44.33 313.658 1150 3 3 3
4 538 - AYŞ**BE***BALT*** 8 / B 15 4 13.67 4 6 2.00 3 3 2.00 9 1 8.67 5 8 2.33 17 3 16.00 53.00 25.00 44.67 308.729 1215 4 4 4
5 277 - ERA** SE***Ç 8 / A 15 4 13.67 9 0 9.00 6 2 5.33 6 1 5.67 2 1 1.67 16 4 14.67 54.00 12.00 50.01 308.344 1220 5 5 5
6 530 - KAY***ÇAM****TEN 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 8 1 7.67 9 1 8.67 3 1 2.67 12 8 9.33 55.00 18.00 49.01 298.314 1353 6 6 6
7 502 - ALİ*TÜF*** 8 / A 17 1 16.67 8 1 7.67 7 1 6.67 1 5 -0.67 3 4 1.67 13 5 11.33 49.00 17.00 43.34 297.172 1369 7 7 7
8 535 - MUST*** DE*** 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 6 3 5.00 8 1 7.67 3 0 3.00 11 7 8.67 52.00 17.00 46.34 292.453 1447 8 8 8
9 528 - İSM*** KO *** 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 8 0 8.00 1 4 -0.33 0 4 -1.33 12 3 11.00 48.00 13.00 43.68 287.539 1522 9 9 9

10 515 - EC*** Tİ*** 8 / A 16 3 15.00 6 2 5.33 8 1 7.67 9 1 8.67 1 2 0.33 12 5 10.33 52.00 14.00 47.33 285.426 1551 10 10 10
11 513 - ECE*** DE*** 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 0 3 -1.00 16 4 14.67 53.00 19.00 46.66 284.257 1564 11 11 11
12 516 - EL*** ÇE*** 8 / A 16 3 15.00 6 3 5.00 8 1 7.67 2 3 1.00 1 8 -1.67 15 3 14.00 48.00 21.00 41.00 283.470 1571 12 12 12
13 359 - BEYZ***HAN*** TEM***L 8 / B 14 5 12.33 6 4 4.67 5 4 3.67 1 0 1.00 0 2 -0.67 12 6 10.00 38.00 21.00 31.00 242.797 2063 13 13 13
14 200 - EL*** Şİ***EK 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 6 2 5.33 0 2 -0.67 3 2 2.33 8 11 4.33 39.00 25.00 30.65 235.129 2146 14 14 14
15 536 - NA***I D***R 8 / B 11 8 8.33 5 2 4.33 3 4 1.67 3 3 2.00 1 1 0.67 13 5 11.33 36.00 23.00 28.33 232.601 2169 15 15 15
16 529 - KAY*** AY***IN 8 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 5 4 3.67 2 6 0.00 0 0 0.00 11 9 8.00 38.00 27.00 29.00 229.478 2204 16 16 16
17 366 - RÜ*** Ö***Ü 8 / B 13 4 11.67 4 2 3.33 6 1 5.67 5 4 3.67 2 5 0.33 8 5 6.33 38.00 21.00 31.00 228.326 2218 17 17 17
18 520 - GÜ***N AL 8 / B 10 6 8.00 4 4 2.67 5 0 5.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 13 6 11.00 32.00 17.00 26.34 222.823 2283 18 18 18
19 532 - ME***K KU***AN 8 / B 13 5 11.33 4 4 2.67 7 0 7.00 6 3 5.00 0 0 0.00 7 8 4.33 37.00 20.00 30.33 215.686 2349 20 20 19
20 517 - ENE***FE TÜ***Çİ 8 / A 14 6 12.00 5 5 3.33 7 2 6.33 1 5 -0.67 2 3 1.00 7 13 2.67 36.00 34.00 24.66 207.220 2419 22 22 20
21 500 - AH***T KA***ĞLU 8 / B 6 4 4.67 4 2 3.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 4 6 2.00 11 6 9.00 31.00 25.00 22.67 203.888 2449 23 23 21
22 295 - TA**R MİKA**SO***AL 8 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 8 1 7.67 1 9 -2.00 1 2 0.33 11 8 8.33 35.00 36.00 23.00 191.603 2549 24 24 22
23 499 - ME*** SO***AZ 8 / B 11 3 10.00 4 5 2.33 7 1 6.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 7 2.67 33.00 30.00 23.00 188.505 2586 25 25 23
24 514 - EC***N SU KI***Ç 8 / A 9 11 5.33 5 4 3.67 5 4 3.67 1 3 0.00 2 4 0.67 7 13 2.67 29.00 39.00 16.01 162.856 2785 28 28 24
25 503 - ALP***AN YA***CI 8 / A 9 4 7.67 3 6 1.00 4 3 3.00 0 3 -1.00 2 3 1.00 0 3 -1.00 18.00 22.00 10.67 150.390 2852 29 29 25
26 534 - M***Ç UR***R 8 / B 7 3 6.00 3 3 2.00 5 2 4.33 1 1 0.67 1 1 0.67 1 5 -0.67 18.00 15.00 13.00 146.639 2882 31 31 26
27 521 - ME***ET S***H ER** 8 / B 6 8 3.33 3 4 1.67 4 2 3.33 1 6 -1.00 2 6 0.00 6 9 3.00 22.00 35.00 10.33 143.985 2898 32 32 27
28 506 - AY***AŞKA 8 / A 12 8 9.33 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 1 16 -4.33 6 14 1.33 24.00 62.00 3.32 132.777 2968 34 34 28
29 511 - DU**UN BER***T KA***AĞ 8 / B 8 7 5.67 1 6 -1.00 3 4 1.67 1 6 -1.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 18.00 43.00 3.67 123.490 3029 36 36 29
30 522 - HAKT* K*** 8 / B 10 9 7.00 2 6 0.00 4 3 3.00 0 8 -2.67 0 7 -2.33 2 10 -1.33 18.00 43.00 3.67 120.775 3045 37 37 30


