
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL-2 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.87 9.33 5.76 4.99 4.41 3.52 6.87 2.52 6.03 4.84 3.43 3.70 8.01 7.33 5.57 8.66 8.28 5.90 42.24 35.29 30.48 293.724

Okul Ortalaması 6.71 11.11 3.01 5.31 4.23 3.91 6.37 3.11 5.33 3.86 4.11 2.49 5.23 8.71 2.32 7.49 8.97 4.49 34.97 40.26 21.55 259.579

1 147 - ABD** BA** YILDI*** 7 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 1 3.67 9 2 8.33 17 3 16.00 55.00 20.00 48.34 355.967 - 494 1 1

2 129 - ÖM** ABB** KA** 7 / B 9 9 6.00 9 1 8.67 9 0 9.00 5 1 4.67 9 4 7.67 14 5 12.33 55.00 20.00 48.34 344.515 - 603 2 2

3 271 - BEY** MAÇ** 7 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 9 3.00 16 4 14.67 59.00 26.00 50.34 343.910 - 612 3 3

4 127 - A** DE** SAK* 7 / A 11 6 9.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 13 4 11.67 56.00 17.00 50.34 343.584 - 616 4 4

5 262 - BENG** BALT** 7 / B 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 13 5 11.33 11 8 8.33 51.00 35.00 39.32 334.827 - 695 5 5

6 159 - RAVZA*** KADIO*** 7 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 3 4.00 14 6 12.00 50.00 28.00 40.66 326.247 - 779 6 6

7 41 - SAM** ÇOL** 7 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 11 9 8.00 51.00 29.00 41.33 313.917 - 932 7 7

8 160 - ÇAĞ** SA** 7 / B 5 6 3.00 6 1 5.67 8 1 7.67 5 1 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 39.00 14.00 34.35 301.712 - 1102 9 8

9 244 - YUN** C** BİRG** 7 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 4 3 3.00 4 8 1.33 12 5 10.33 43.00 30.00 33.00 299.957 - 1128 10 9

10 179 - POYR** ÖMERO*** 7 / A 7 9 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 6 8 3.33 12 5 10.33 44.00 32.00 33.33 296.244 - 1180 12 10

11 169 - FEY** TOP** 7 / A 11 9 8.00 7 2 6.33 7 3 6.00 6 3 5.00 3 13 -1.33 9 9 6.00 43.00 39.00 30.00 275.977 - 1503 15 11

12 282 - MU** ŞİMŞ** 7 / B 4 10 0.67 6 3 5.00 9 0 9.00 1 1 0.67 5 3 4.00 8 6 6.00 33.00 23.00 25.34 269.718 - 1623 16 12

13 272 - AY** SOYS** 7 / B 12 7 9.67 4 6 2.00 7 2 6.33 4 6 2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 39.00 49.00 22.67 268.157 - 1644 17 13

14 148 - EMİR*** DEM** 7 / B 5 13 0.67 6 4 4.67 4 5 2.33 5 5 3.33 9 8 6.33 6 12 2.00 35.00 47.00 19.33 258.392 - 1837 18 14

15 221 - SUDE*** A** 7 / B 6 7 3.67 3 4 1.67 4 1 3.67 3 1 2.67 3 1 2.67 5 5 3.33 24.00 19.00 17.68 252.967 - 1964 20 15

16 199 - MUHAM** SA** MET** 7 / A 6 11 2.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 5 0.33 5 11 1.33 8 8 5.33 32.00 44.00 17.32 249.753 - 2032 22 16

17 290 - SÜLEY*** S~**A AKYI** 7 / B 10 9 7.00 4 5 2.33 7 3 6.00 2 5 0.33 5 15 0.00 5 9 2.00 33.00 46.00 17.66 249.589 - 2035 23 17

18 241 - AYT*** BAŞ** 7 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 35.00 55.00 16.67 248.142 - 2066 24 18

19 108 - ALA** KURB** 7 / B 9 11 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 19 -5.33 10 10 6.67 39.00 51.00 22.00 245.211 - 2126 25 19

20 220 - CEM** AV** 7 / A 3 16 -2.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 5 12 1.00 9 9 6.00 35.00 48.00 19.01 242.257 - 2192 26 20

21 189 - MUR** CA* GÜNEŞDOĞ***         7 / A 3 17 -2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 7 9 4.00 8 12 4.00 33.00 53.00 15.33 241.987 - 2201 27 21

22 242 - RAB** DEM** 7 / B 4 10 0.67 6 2 5.33 8 2 7.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 5 6 3.00 24.00 21.00 17.00 235.651 - 2330 30 22
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.87 9.33 5.76 4.99 4.41 3.52 6.87 2.52 6.03 4.84 3.43 3.70 8.01 7.33 5.57 8.66 8.28 5.90 42.24 35.29 30.48 293.724

Okul Ortalaması 6.71 11.11 3.01 5.31 4.23 3.91 6.37 3.11 5.33 3.86 4.11 2.49 5.23 8.71 2.32 7.49 8.97 4.49 34.97 40.26 21.55 259.579

23 230 - SÜMEY** A** 7 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 13 0.67 8 12 4.00 30.00 58.00 10.68 225.041 - 2575 31 23

24 281 - ZEYN** SOYM*** 7 / A 4 14 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 12 0.00 8 12 4.00 29.00 55.00 10.66 224.049 - 2601 32 24

25 252 - ELİZ*** ÖZK** 7 / B 4 15 -1.00 6 2 5.33 7 3 6.00 2 5 0.33 6 11 2.33 3 13 -1.33 28.00 49.00 11.66 222.885 - 2622 33 25

26 180 - CAN** ŞİM** ŞAH** 7 / B 3 17 -2.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 1 5 -0.67 6 10 2.67 29.00 43.00 14.67 222.328 - 2637 34 26

27 251 - AR** İDR** KÖS** 7 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 12 3.00 6 13 1.67 26.00 62.00 5.34 219.293 - 2700 35 27

28 322 - HİRA*** KIL** 7 / B 0 0 0.00 4 3 3.00 7 2 6.33 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 5.00 10.33 217.661 - 2739 36 28

29 105 - ERDO*** GÜNA** 7 / A 1 19 -5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 0 0 0.00 22.00 48.00 6.00 215.463 - 2777 37 29

30 201 - MUHAM*** EM** YEN** 7 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 5 1.33 6 12 2.00 0 17 -5.67 25.00 57.00 5.99 214.703 - 2800 38 30

31 311 - NİH** BERB*** 7 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 2 2 1.33 1 0 1.00 0 2 -0.67 4 14 -0.67 18.00 37.00 5.66 212.012 - 2842 39 31

32 81 - KAS** MANİO*** 7 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 26.00 63.00 5.00 210.777 - 2863 40 32

33 210 - ZEHRA*** Ş** 7 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 14 -1.67 5 12 1.00 23.00 61.00 2.66 207.119 - 2918 44 33

34 229 - MÜBE*** SU*** 7 / B 4 16 -1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.00 206.256 - 2928 45 34

35 190 - UF** BAR** K** 7 / B 6 12 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 1 14 -3.67 21.00 62.00 0.33 189.010 - 3084 47 35
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