
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 5.Sınıf TG-2 4017 44 44 27

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.93 5.50 7.10 6.06 3.61 4.86 5.26 4.19 3.86 4.64 4.42 3.17 5.42 7.15 3.04 6.04 7.80 3.44 36.35 32.66 25.47 224.882

İl Ortalaması 5.73 6.61 3.52 4.39 3.86 3.10 3.84 4.05 2.49 2.64 4.84 1.02 2.95 6.82 0.68 3.50 8.05 0.82 23.05 34.23 11.64 149.492
Okul Ortalaması 7.04 7.19 4.64 5.74 3.89 4.44 4.44 4.67 2.89 3.52 5.11 1.81 3.56 7.70 0.99 4.52 8.96 1.53 28.81 37.52 16.31 170.139

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 205 - ESİ*** SA**M 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 4 3.67 5 6 3.00 9 6 7.00 39.00 31.00 28.67 260.148 1384 1 1 1
2 207 - BEYZ***ŞAH*** 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 7 -0.33 5 3 4.00 6 9 3.00 40.00 27.00 31.01 252.958 1481 2 2 2
3 203 - FAİ** SE** KIRIML*** 5 / A 11 3 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 4 6 2.00 4 9 1.00 48.00 18.00 42.00 245.679 1576 3 3 3
4 234 - ZEYN*** PİR** 5 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 4 5 2.33 6 5 4.33 37.00 24.00 29.00 241.378 1629 4 4 4
5 209 - HA*** AZ*** KAR*** 5 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 5 4 3.67 4 5 2.33 3 7 0.67 8 6 6.00 38.00 29.00 28.34 229.743 1799 5 5 5
6 208 - TUĞ*** TEC***İ 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 2 6.33 3 6 1.00 4 10 0.67 39.00 28.00 29.67 216.756 1969 6 6 6
7 218 - SAM*** POY*** ÇE*** 5 / B 9 6 7.00 5 4 3.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 36.00 33.00 25.01 214.089 2009 7 7 7
8 249 - ER*** PIN*** DE*** 5 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 9 1 8.67 6 3 5.00 1 1 0.67 4 6 2.00 34.00 22.00 26.67 201.590 2193 8 8 8
9 202 - KÜ*** YA*** 5 / A 10 3 9.00 9 0 9.00 6 1 5.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 6.00 28.00 199.259 2228 9 9 9

10 225 - BE*** SİI*** 5 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 8 0.33 5 10 1.67 38.00 33.00 27.00 197.778 2247 10 10 10
11 247 - AN*** YIL*** 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 3 -1.00 3 0 3.00 3 12 -1.00 26.00 30.00 16.00 181.481 2503 12 12 11
12 253 - AH***MİR*** DE*** 5 / A 8 7 5.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 6 9 3.00 26.00 49.00 9.67 180.706 2520 13 13 12
13 212 - AR*** DEM*** 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 6 9 3.00 27.00 34.00 15.67 176.756 2583 14 14 13
14 227 - RÜME***ÖZK*** 5 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 31.00 44.00 16.34 173.447 2609 15 15 14
15 213 - BEY***NU*** KE***N 5 / A 6 7 3.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 24.00 49.00 7.66 164.825 2743 16 16 15
16 222 - ES*** BER***R 5 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 9 1.00 6 9 3.00 27.00 45.00 12.00 162.716 2784 17 17 16
17 211 - SE**Y N*R SA*** 5 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 24.00 51.00 6.99 159.531 2832 18 18 17
18 224 - İB*MÖ ME***LU 5 / B 5 8 2.33 4 6 2.00 3 5 1.33 3 5 1.33 5 10 1.67 5 10 1.67 25.00 44.00 10.33 151.704 2970 19 19 18
19 206 - FURK*** ÖZS***I 5 / A 2 8 -0.67 6 2 5.33 5 1 4.67 5 4 3.67 3 9 0.00 6 5 4.33 27.00 29.00 17.33 149.170 3015 20 20 19
20 204 - HAS*** FUÇU*** 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 25.00 49.00 8.67 136.405 3223 22 22 20
21 219 - MİR*** AY***YILD*** 5 / B 6 7 3.67 7 2 6.33 3 4 1.67 1 9 -2.00 3 9 0.00 1 9 -2.00 21.00 40.00 7.67 122.084 3424 27 27 21
22 214 - NURE*** BEKİR*** 5 / A 3 11 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 26.00 48.00 10.01 114.830 3548 31 31 22
23 247 - AHS*** SON*** 5 / B 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 102.326 3714 37 37 23
24 226 - AZ*** SARIT*** 5 / A 3 11 -0.67 5 3 4.00 1 8 -1.67 2 8 -0.67 4 8 1.33 3 12 -1.00 18.00 50.00 1.32 99.773 3741 38 38 24
25 216 - RÜV*** SUM*** 5 / A 2 12 -2.00 2 8 -0.67 3 4 1.67 2 7 -0.33 4 9 1.00 3 10 -0.33 16.00 50.00 -0.66 90.484 3836 40 40 25
26 247 - B*** ŞİMŞ*** 5 / B 5 8 2.33 8 1 7.67 3 5 1.33 2 5 0.33 1 10 -2.33 1 12 -3.00 20.00 41.00 6.33 90.119 3842 41 41 26
27 215 - ALPE*** SEV*** 5 / A 4 10 0.67 1 7 -1.33 2 6 0.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 15.00 55.00 -3.32 78.005 3925 44 44 27
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