
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 6.Sınıf TG-2 4253 29 29 18

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.62 7.20 9.22 4.84 4.39 3.38 4.80 4.55 3.28 5.07 3.59 3.87 7.13 8.59 4.27 7.12 9.90 3.82 40.58 38.23 27.84 218.168

İl Ortalaması 10.86 7.24 8.45 4.90 3.86 3.61 4.55 4.14 3.17 3.76 3.59 2.56 5.52 9.83 2.24 6.45 10.21 3.05 36.03 38.86 23.08 195.240
Okul Ortalaması 10.83 7.00 8.50 5.50 3.28 4.41 4.83 3.89 3.54 4.67 3.89 3.37 6.22 10.00 2.89 7.56 10.22 4.15 39.61 38.28 26.85 208.831

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 40 - ŞİF*** BER***K ÇE*** 6 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 1 10.67 15 5 13.33 71.00 10.00 67.68 385.467 156 1 1 1
2 73 - KER** KIRIMLIO*** 6 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 7 2 6.33 10 0 10.00 16 2 15.33 10 10 6.67 68.00 18.00 61.99 362.193 293 2 2 2
3 76 - ME** KÜÇ*** 6 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 2 4.33 11 4 9.67 14 6 12.00 62.00 20.00 55.34 343.496 423 3 3 3
4 33 - ALP ER*** HAV** 6 / A 18 2 17.33 6 3 5.00 7 3 6.00 7 2 6.33 13 7 10.67 8 9 5.00 59.00 26.00 50.33 321.230 632 4 4 4
5 82 - RAB*** SA**I 6 / A 15 5 13.33 5 3 4.00 6 2 5.33 9 1 8.67 11 2 10.33 9 4 7.67 55.00 17.00 49.33 312.326 720 5 5 5
6 5 - BELİ*** ÇEL*** 6 / B 17 1 16.67 6 1 5.67 5 2 4.33 7 1 6.67 5 4 3.67 7 3 6.00 47.00 12.00 43.01 280.785 1079 6 6 6
7 72 - HAYRU**** YILM*** 6 / B 12 7 9.67 7 2 6.33 5 5 3.33 6 2 5.33 6 9 3.00 10 6 8.00 46.00 31.00 35.66 244.696 1590 7 7 7
8 14 - MER***TECİR*** 6 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 7 11 3.33 40.00 43.00 25.66 201.704 2253 12 12 8
9 1 - AHM*** GÜR*** 6 / B 9 11 5.33 8 2 7.33 1 7 -1.33 3 5 1.33 3 9 0.00 9 11 5.33 33.00 45.00 17.99 174.030 2697 13 13 9

10 84 - SIR*** ÖZ*** 6 / B 7 12 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 12 2.00 6 13 1.67 30.00 56.00 11.34 146.444 3177 18 18 10
11 11 - KUZ*** MANİ*** 6 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 30.00 60.00 9.99 138.489 3338 20 20 11
12 10 - HU***DEM**İ 6 / B 9 10 5.67 6 4 4.67 5 4 3.67 4 3 3.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 32.00 53.00 14.34 134.578 3420 21 21 12
13 34 - SEM*** SİN*** SOY*** 6 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 16 -2.33 6 14 1.33 32.00 57.00 13.01 132.607 3452 23 23 13
14 36 - BU*** DEM*** 6 / B 5 5 3.33 3 2 2.33 3 5 1.33 2 5 0.33 2 8 -0.67 3 6 1.00 18.00 31.00 7.65 127.600 3543 24 24 14
15 4 - AR** EM** AKDE*** 6 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 62.00 6.34 127.170 3545 25 25 15
16 7 - ECR** SÜM** 6 / A 7 11 3.33 5 5 3.33 6 3 5.00 4 6 2.00 3 13 -1.33 4 14 -0.67 29.00 52.00 11.66 123.185 3607 26 26 16
17 77 - ME**SERV**KAY** 6 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 9 11 5.33 12.00 28.00 2.66 115.763 3725 27 27 17
18 240 - Mİ** YILDI** 6 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 87.200 4078 29 29 18
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