
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 7.Sınıf TG-2 6166 35 35 35

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.75 10.04 4.40 6.58 2.62 5.70 6.78 2.61 5.91 3.83 4.06 2.48 4.86 8.48 2.04 7.35 9.34 4.24 37.15 37.13 24.78 184.172

İl Ortalaması 6.29 9.03 3.28 6.20 2.37 5.41 5.94 2.74 5.03 2.60 4.23 1.19 3.23 7.89 0.60 6.34 8.29 3.58 30.60 34.54 19.09 161.415
Okul Ortalaması 6.29 9.03 3.28 6.20 2.37 5.41 5.94 2.74 5.03 2.60 4.23 1.19 3.23 7.89 0.60 6.34 8.29 3.58 30.60 34.54 19.09 161.415

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 129 - ÖM** ABB** KA** 7 / B 10 5 8.33 10 0 10.00 10 0 10.00 3 2 2.33 6 6 4.00 14 4 12.67 53.00 17.00 47.33 281.230 746 1 1 1
2 147 - AB** BA***YILDI*** 7 / A 9 11 5.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 3 4 1.67 16 3 15.00 55.00 20.00 48.33 269.378 917 2 2 2
3 127 - ALP DEM*** SAK** 7 / A 9 9 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 11 0.33 15 3 14.00 56.00 25.00 47.67 260.978 1025 3 3 3
4 272 - AYŞ** SOY*** 7 / B 11 3 10.00 8 1 7.67 6 1 5.67 2 2 1.33 2 7 -0.33 12 4 10.67 41.00 18.00 35.01 242.267 1274 4 4 4
5 159 - RAVZA** KADI*** 7 / A 10 8 7.33 8 1 7.67 10 0 10.00 4 4 2.67 1 2 0.33 13 6 11.00 46.00 21.00 39.00 240.711 1300 5 5 5
6 244 - YUNU*** BİR*ÜL 7 / B 5 11 1.33 9 0 9.00 9 1 8.67 5 3 4.00 5 4 3.67 13 6 11.00 46.00 25.00 37.67 226.919 1540 6 6 6
7 271 - BEY*** MA***A 7 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 2 10 -1.33 12 8 9.33 50.00 32.00 39.33 217.511 1716 7 7 7
8 262 - BENG*** BALT*** 7 / B 8 10 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 10 2.67 8 12 4.00 45.00 39.00 32.00 197.807 2194 8 8 8
9 230 - SÜM** AL 7 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 11 2.33 10 8 7.33 38.00 47.00 22.32 193.778 2300 9 9 9

10 169 - FE*** TOP*** 7 / A 9 11 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 3 16 -2.33 11 8 8.33 42.00 46.00 26.66 189.852 2394 10 10 10
11 282 - MU*** ŞİM*** 7 / B 3 10 -0.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 3 -1.00 6 5 4.33 8 6 6.00 32.00 28.00 22.66 178.015 2705 11 11 11
12 179 - POY*** ÖMER*** 7 / A 10 8 7.33 7 2 6.33 5 4 3.67 5 4 3.67 3 14 -1.67 7 9 4.00 37.00 41.00 23.33 177.496 2721 12 12 12
13 242 - RA**DE*** 7 / B 6 6 4.00 6 1 5.67 8 2 7.33 1 3 0.00 0 3 -1.00 7 6 5.00 28.00 21.00 21.00 166.667 3035 13 13 13
14 252 - ELİ***N ÖZ*** 7 / B 6 6 4.00 4 4 2.67 6 3 5.00 1 4 -0.33 4 4 2.67 5 7 2.67 26.00 28.00 16.68 166.222 3045 14 14 14
15 221 - SUDE*** AT*** 7 / B 6 3 5.00 5 2 4.33 4 1 3.67 3 1 2.67 1 5 -0.67 4 7 1.67 23.00 19.00 16.67 151.363 3629 15 15 15
16 201 - MUHA*** YE*** 7 / B 6 5 4.33 7 2 6.33 8 1 7.67 1 5 -0.67 3 10 -0.33 4 8 1.33 29.00 31.00 18.66 151.333 3634 16 16 16
17 189 - MU** C***GÜNEŞ** 7 / A 9 10 5.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 15 -2.00 6 14 1.33 34.00 53.00 16.33 146.415 3826 17 17 17
18 290 - SÜL***AKYI** 7 / B 6 9 3.00 5 4 3.67 6 3 5.00 1 6 -1.00 6 10 2.67 4 12 0.00 28.00 44.00 13.34 144.963 3878 18 18 18
19 241 - AY**BAŞ*** 7 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 33.00 57.00 14.01 144.489 3899 19 19 19
20 160 - ÇA***SA*** 7 / B 4 8 1.33 7 0 7.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 3 6 1.00 4 5 2.33 21.00 30.00 10.99 136.993 4223 20 20 20
21 41 - SAM***ÇO*** 7 / A 6 14 1.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 34.00 46.00 18.67 136.548 4236 21 21 21
22 311 - NİH***BER*** 7 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 19.00 12.67 136.548 4236 21 21 21
23 220 - CEM***AV*** 7 / A 6 12 2.00 4 5 2.33 8 2 7.33 1 7 -1.33 3 11 -0.67 6 12 2.00 28.00 49.00 11.66 132.074 4453 23 23 23
24 210 - ZEHR****R ŞEN 7 / A 5 15 0.00 4 4 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 14 -1.67 9 11 5.33 27.00 58.00 7.67 127.630 4644 24 24 24
25 190 - UF**BAR**KO** 7 / B 4 9 1.00 0 5 -1.67 2 4 0.67 2 3 1.00 5 5 3.33 3 8 0.33 16.00 34.00 4.66 127.615 4651 25 25 25
26 180 - CAN**ŞİM**ŞA** 7 / B 2 7 -0.33 8 1 7.67 8 1 7.67 1 1 0.67 1 4 -0.33 2 3 1.00 22.00 17.00 16.35 125.733 4715 26 26 26
27 322 - HİR** NU** KI** 7 / B 0 0 0.00 8 0 8.00 7 1 6.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 1.00 14.67 121.733 4898 27 27 27
28 229 - MÜBE** SU** 7 / B 5 11 1.33 6 3 5.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 7 9 4.00 1 14 -3.67 25.00 50.00 8.32 119.704 4985 28 28 28
29 148 - EMİR** DEM** 7 / B 6 14 1.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 15 -2.00 31.00 57.00 12.00 114.800 5146 29 29 29
30 5 - ERDO** GÜN Ç** 7 / 0 7 13 2.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 39.00 -1.99 108.919 5323 30 30 30
31 254 - AR** KÖ ** 7 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.34 104.948 5451 31 31 31
32 81 - KAS**MANİO*** 7 / A 5 15 0.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 1 4 -0.33 7 12 3.00 2 15 -3.00 22.00 58.00 2.67 103.956 5485 32 32 32
33 199 - MUHAM**SA*D ME** 7 / A 7 13 2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 15 -1.00 2 17 -3.67 28.00 60.00 8.00 102.963 5520 33 33 33
34 251 - AR**KÖS** 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 0.33 5 15 0.00 10.00 29.00 0.33 101.956 5557 34 34 34
35 105 - ERDO**GÜNA** 7 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 5.00 15.00 0.00 100.000 5615 35 35 35
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