
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.Sınıf TG-2 11065 100 40 29

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.36 6.94 8.05 5.01 3.45 3.86 6.49 2.66 5.60 5.20 2.29 4.44 4.32 4.95 2.67 8.97 7.03 6.63 40.36 27.32 31.25 223.405

İl Ortalaması 12.08 5.47 10.26 6.01 2.65 5.13 7.73 1.67 7.17 6.86 1.75 6.28 4.92 3.63 3.71 10.95 5.41 9.15 48.55 20.58 41.69 264.490
Okul Ortalaması 8.93 6.93 6.62 4.21 3.48 3.05 6.62 2.00 5.95 4.59 2.45 3.77 1.48 2.38 0.69 8.28 7.17 5.89 34.10 24.41 25.97 197.121

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 540 - SAL** SAN**K 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 6 4.00 16 2 15.33 64.00 16.00 58.66 332.059 1506 27 1 1
2 519 - FATM** AY*** 8 / A 15 3 14.00 0 0 0.00 8 0 8.00 6 3 5.00 4 1 3.67 16 3 15.00 49.00 10.00 45.67 312.859 1982 36 2 2
3 513 - ECE** DE*** 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 16 4 14.67 55.00 15.00 50.00 298.519 2406 44 3 3
4 277 - ER**SEVİ*** 8 / A 13 4 11.67 8 2 7.33 8 1 7.67 6 2 5.33 1 1 0.67 16 4 14.67 52.00 14.00 47.34 290.178 2655 47 4 4
5 538 - AY**BEG** BAL*** 8 / B 10 9 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 13 7 10.67 50.00 27.00 41.01 251.156 3916 57 5 5
6 535 - MUST*** DE*** 8 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 4 0.67 10 8 7.33 50.00 22.00 42.67 249.126 4009 59 6 6
7 200 - EL** ŞİMŞ*** 8 / A 11 8 8.33 1 6 -1.00 7 2 6.33 0 4 -1.33 3 0 3.00 11 5 9.33 33.00 25.00 24.66 228.356 4828 64 7 7
8 515 - EC**N Tİ*** 8 / A 10 6 8.00 5 3 4.00 4 2 3.33 10 0 10.00 1 0 1.00 9 7 6.67 39.00 18.00 33.00 218.533 5248 66 8 8
9 514 - EC** SU KI*** 8 / A 11 6 9.00 2 4 0.67 7 1 6.67 1 0 1.00 0 0 0.00 11 8 8.33 32.00 19.00 25.67 215.052 5392 67 9 9

10 502 - AL**TÜF*** 8 / A 10 7 7.67 6 3 5.00 8 1 7.67 7 1 6.67 1 1 0.67 7 9 4.00 39.00 22.00 31.68 201.778 5934 69 10 10
11 516 - EL**ÇE*** 8 / A 12 7 9.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 2 2.33 1 2 0.33 7 11 3.33 37.00 27.00 28.00 200.726 5982 70 11 11
12 53900 - BEY**HANİ*** TEMİ*** 8 / B 9 1 8.67 4 5 2.33 8 2 7.33 2 6 0.00 0 1 -0.33 8 7 5.67 31.00 22.00 23.67 197.333 6138 71 12 12
13 529 - KAY*** AY*** 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 8 6 6.00 38.00 24.00 30.00 194.844 6248 72 13 13
14 528 - İSM***KO*** 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 1 3.67 0 4 -1.33 4 7 1.67 36.00 23.00 28.34 192.385 6362 73 14 14
15 536 - NA*** DEM*** 8 / B 6 12 2.00 5 3 4.00 9 0 9.00 5 3 4.00 1 0 1.00 10 6 8.00 36.00 24.00 28.00 190.370 6465 74 15 15
16 366 - RÜ***ÖN*** 8 / B 8 7 5.67 1 5 -0.67 7 2 6.33 9 1 8.67 3 3 2.00 5 5 3.33 33.00 23.00 25.33 186.415 6663 76 16 16
17 511 - DUR***BER***KARA*** 8 / B 10 5 8.33 2 4 0.67 4 2 3.33 3 4 1.67 3 5 1.33 6 11 2.33 28.00 31.00 17.66 179.452 7045 77 17 17
18 258 - UM***ERDÖ***Z 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 8 -1.67 0 0 0.00 9 9 6.00 28.00 39.00 15.00 178.533 7070 78 18 18
19 500 - AH*** KADI***U 8 / B 8 11 4.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 6 14 1.33 7 13 2.67 41.00 48.00 25.00 174.059 7328 79 19 19
20 295 - TA***MİKA***SO*** 8 / B 1 10 -2.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 5 0.33 2 4 0.67 13 5 11.33 31.00 31.00 20.66 173.585 7347 80 20 20
21 532 - MEL***KURB*** 8 / B 7 7 4.67 6 3 5.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 12.00 27.01 160.770 7971 82 22 21
22 527 - İRE***ENT *** 8 / B 6 13 1.67 2 6 0.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 1 0.67 8 12 4.00 32.00 37.00 19.67 157.319 8156 83 23 22
23 534 - MİR*** UR*** 8 / B 4 6 2.00 2 4 0.67 5 1 4.67 2 0 2.00 1 2 0.33 6 4 4.67 20.00 17.00 14.34 152.356 8404 85 25 23
24 499 - MES***SOY*** 8 / B 8 3 7.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 2 5 0.33 0 2 -0.67 4 9 1.00 20.00 32.00 9.33 146.400 8704 86 26 24
25 5 - MEL***KURB*** 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 4 6.67 8.00 4.00 6.67 139.526 9020 87 27 25
26 522 - HAK***KA** 8 / B 9 6 7.00 3 4 1.67 4 3 3.00 1 6 -1.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 22.00 39.00 9.00 137.022 9164 88 28 26
27 503 - ALPAS***YAĞ*** 8 / A 5 4 3.67 3 3 2.00 6 0 6.00 3 3 2.00 0 2 -0.67 1 3 0.00 18.00 15.00 13.00 132.593 9382 90 30 27
28 517 - ENE***EFE TÜF*** 8 / A 6 13 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 3 0.00 1 3 0.00 5 11 1.33 25.00 38.00 12.34 131.615 9422 91 31 28
29 506 - AYÇ*** BAŞ** 8 / A 5 12 1.00 0 0 0.00 3 5 1.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 3 16 -2.33 11.00 34.00 -0.33 93.600 10711 98 38 29
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