
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 3-EK 19430 2176 43 31

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.91 8.75 6.00 5.79 3.43 4.65 6.41 2.88 5.45 3.61 3.99 2.28 7.13 6.97 4.80 8.12 9.02 5.11 39.98 35.04 28.30 286.913

Okul Ortalaması 7.10 8.97 4.11 5.00 4.06 3.65 6.42 2.74 5.51 2.84 3.87 1.55 4.84 8.39 2.04 7.55 8.71 4.64 33.74 36.74 21.50 261.467

1 147 - ABD*** BAK* YILD***M 7 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 2 2.33 12 3 11.00 15 1 14.67 58.00 17.00 52.34 374.926 2704 235 1 1

2 129 - ÖME** ABB*** KAR** 7 / B 14 4 12.67 9 1 8.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 11 4 9.67 12 7 9.67 56.00 22.00 48.68 361.915 3415 307 2 2

3 244 - YUN***CAN BİR*** 7 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 4 1.67 10 3 9.00 15 5 13.33 53.00 26.00 44.33 343.694 4370 395 3 3

4 127 - ALP DE*** SAK** 7 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 12 3.00 12 7 9.67 60.00 26.00 51.34 343.493 4381 397 4 4

5 262 - BEN***U BALT*** 7 / B 12 5 10.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 7 5.67 13 7 10.67 56.00 26.00 47.33 341.805 4488 409 5 5

6 41 - SAM*** ÇOL*** 7 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 10 5 8.33 10 9 7.00 53.00 29.00 43.33 329.450 5246 491 6 6

7 159 - RAV***UR KAD***LU 7 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 8 0 8.00 7 3 6.00 2 1 1.67 16 4 14.67 49.00 21.00 42.01 317.975 6016 576 7 7

8 271 - BEY*** MAÇ*** 7 / A 11 8 8.33 7 2 6.33 7 2 6.33 9 1 8.67 6 6 4.00 10 8 7.33 50.00 27.00 40.99 314.368 6265 602 8 8

9 272 - AYŞ***SOY*** 7 / B 8 6 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 3 1 2.67 7 1 6.67 9 5 7.33 41.00 18.00 35.01 308.654 6666 655 9 9

10 169 - FEY*** TOP*** 7 / A 13 6 11.00 4 6 2.00 8 2 7.33 4 5 2.33 5 12 1.00 8 12 4.00 42.00 43.00 27.66 282.156 8850 908 12 10

11 220 - CEM*** AVC** 7 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 5 12 1.00 11 7 8.67 39.00 46.00 23.67 266.852 10342 1078 13 11

12 229 - MÜB***A SUM*** 7 / B 6 6 4.00 3 5 1.33 3 5 1.33 0 6 -2.00 6 7 3.67 9 4 7.67 27.00 33.00 16.00 263.617 10702 1108 14 12

13 282 - MUS*** ŞİM*** 7 / B 5 7 2.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 4 7 1.67 10 9 7.00 32.00 32.00 21.34 262.097 10831 1121 16 13

14 108 - ALA*** KUR*** 7 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 37.00 53.00 19.34 256.948 11416 1182 17 14

15 179 - POY***ÖME***LU 7 / A 6 10 2.67 6 4 4.67 6 3 5.00 4 6 2.00 4 13 -0.33 7 10 3.67 33.00 46.00 17.68 242.281 13107 1379 19 15

16 221 - SUD***R ATE*** 7 / B 3 7 0.67 3 1 2.67 4 3 3.00 4 2 3.33 10 10 6.67 3 17 -2.67 27.00 40.00 13.67 240.318 13333 1410 20 16

17 322 - HİR***R KIL*** 7 / B 1 0 1.00 6 2 5.33 7 2 6.33 0 0 0.00 2 2 1.33 2 3 1.00 18.00 9.00 14.99 234.472 14029 1490 21 17

18 189 - MUR** CAN GÜN***ĞDU                   7 / A 0 15 -5.00 8 1 7.67 8 1 7.67 4 5 2.33 2 13 -2.33 12 8 9.33 34.00 43.00 19.67 233.944 14084 1494 22 18

19 311 - NİH*** BER*** 7 / A 5 11 1.33 4 4 2.67 7 2 6.33 0 0 0.00 3 6 1.00 5 9 2.00 24.00 32.00 13.33 233.054 14188 1511 24 19

20 242 - RAB*** DEM*** 7 / B 5 4 3.67 4 3 3.00 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 9.00 13.00 230.474 14506 1551 25 20

21 81 - KAS*** MAN***LU 7 / A 9 11 5.33 4 6 2.00 6 4 4.67 0 4 -1.33 3 15 -2.00 5 12 1.00 27.00 52.00 9.67 224.231 15316 1645 27 21

22 252 - ELİ*** ÖZK*** 7 / B 3 6 1.00 3 4 1.67 6 1 5.67 1 1 0.67 1 4 -0.33 3 3 2.00 17.00 19.00 10.68 223.333 15429 1657 28 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 3-EK 19430 2176 43 31

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
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23 210 - ZEH***UR ŞEN 7 / A 4 16 -1.33 3 5 1.33 3 7 0.67 4 5 2.33 6 14 1.33 8 12 4.00 28.00 59.00 8.33 223.158 15466 1663 29 23

24 241 - AYT*** BAŞ*** 7 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 5 15 0.00 6 14 1.33 27.00 63.00 6.00 219.600 15892 1717 30 24

25 290 - SÜL***AN SEF** AKY**** 7 / B 4 15 -1.00 5 5 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 12 1.00 4 14 -0.67 26.00 58.00 6.66 211.715 16837 1845 34 25

26 230 - SÜM***E AL 7 / A 7 13 2.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 14 1.33 25.00 60.00 5.00 209.512 17092 1880 35 26

27 201 - MUH***ET EMİ* YEN*** 7 / B 3 10 -0.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 2 5 0.33 2 7 -0.33 2 9 -1.00 20.00 40.00 6.67 207.424 17326 1911 36 27

28 105 - ERD***N GÜN***R 7 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 5 0.33 7 13 2.67 17.00 50.00 0.34 204.115 17666 1944 37 28

29 160 - ÇAĞ*** SAR** 7 / B 7 7 4.67 1 5 -0.67 3 3 2.00 1 5 -0.67 1 11 -2.67 2 11 -1.67 15.00 42.00 0.99 200.140 18041 1995 39 29

30 251 - ARD** İDR*** KÖS** 7 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.33 199.978 18064 1996 40 30

31 190 - UFU** BAR*** KOÇ 7 / B 3 8 0.33 5 2 4.33 2 3 1.00 2 5 0.33 2 7 -0.33 0 8 -2.67 14.00 33.00 2.99 199.780 18084 1998 41 31


