
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 3-EK 27381 1923 36 32

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.46 7.15 8.07 5.24 3.65 4.02 7.24 2.03 6.56 4.63 2.75 3.71 5.92 4.68 4.36 8.01 8.61 5.14 41.49 28.87 31.86 295.815

Okul Ortalaması 10.06 7.16 7.68 5.22 3.72 3.98 7.25 1.94 6.61 3.91 2.66 3.02 3.12 3.00 2.13 7.31 8.34 4.53 36.88 26.81 27.94 280.042

1 538 - AY**BE*** BALT** 8 / B 14 4 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 3 10.00 17 3 16.00 71.00 11.00 67.34 405.219 2473 105 1 1

2 540 - SAL**SANC*** 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 3 8.00 13 5 11.33 68.00 12.00 64.00 394.452 3036 128 2 2

3 513 - ECE** DEM*** 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 0 9.00 4 1 3.67 5 0 5.00 14 5 12.33 56.00 12.00 52.00 358.519 5366 252 3 3

4 530 - KAY**ÇAMK***N 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 6 10.00 59.00 18.00 53.01 357.735 5419 255 4 4

5 519 - FATM***L AY** 8 / A 12 8 9.33 6 1 5.67 10 0 10.00 6 2 5.33 8 2 7.33 13 5 11.33 55.00 18.00 48.99 349.426 6067 296 5 5

6 507 - SAM** CA** DUR*** 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 8 3 7.00 11 8 8.33 50.00 29.00 40.33 322.822 8603 465 6 6

7 366 - RÜY**ÖN*** 8 / B 11 4 9.67 4 4 2.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 9 7 6.67 45.00 21.00 38.01 307.098 10428 601 7 7

8 539 - BEY**HANİ***TEMİ*** 8 / B 11 6 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 4 0.67 3 1 2.67 8 8 5.33 41.00 22.00 33.67 296.842 11805 683 8 8

9 502 - ALİ İHS***TÜFE** 8 / A 15 3 14.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 1 5.67 0 1 -0.33 6 11 2.33 43.00 20.00 36.34 295.515 11973 692 9 9

10 516 - ELM***ÇEL*** 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 1 2 0.33 1 2 0.33 8 11 4.33 41.00 23.00 33.32 294.020 12190 714 10 10

11 515 - ECR*** TİB*** 8 / A 7 3 6.00 8 1 7.67 2 1 1.67 7 3 6.00 2 0 2.00 11 6 9.00 37.00 14.00 32.34 292.145 12446 730 11 11

12 532 - MEL**KUR*** 8 / B 11 5 9.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 7 5 5.33 39.00 19.00 32.66 285.442 13425 811 12 12

13 527 - İRE**ŞENT*** 8 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 0 2 -0.67 9 11 5.33 41.00 30.00 30.99 281.591 13958 862 13 13

14 200 - ELİ** ŞİM*** 8 / A 9 8 6.33 4 3 3.00 8 1 7.67 2 3 1.00 6 5 4.33 6 12 2.00 35.00 32.00 24.33 273.243 15280 975 14 14

15 514 - ECR**SU KIL*** 8 / A 11 7 8.67 2 6 0.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 4 1 3.67 7 13 2.67 32.00 34.00 20.68 271.380 15565 999 15 15

16 517 - ENE**EFE TÜFE*** 8 / A 10 7 7.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 3 1.00 1 1 0.67 8 10 4.67 34.00 28.00 24.68 270.581 15694 1007 16 16

17 295 - TAN** MİK***SOY*** 8 / B 8 8 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 2 9 -1.00 10 5 8.33 36.00 31.00 25.67 269.358 15903 1031 17 17

18 277 - ERA**SEVİ*** 8 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 4 14 -0.67 3 3 2.00 39.00 31.00 28.66 268.904 15998 1040 18 18

19 535 - MUST*** DEM*** 8 / B 8 10 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 3 2.00 4 5 2.33 6 9 3.00 35.00 33.00 24.00 264.463 16733 1094 19 19

20 536 - NAZ***DEM*** 8 / B 10 8 7.33 2 2 1.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 7 13 2.67 34.00 27.00 24.99 262.816 17007 1125 20 20

21 528 - İSMA***KOÇ*** 8 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 0 2 -0.67 3 10 -0.33 33.00 28.00 23.68 258.859 17678 1186 21 21

22 529 - KAY***AYDI*** 8 / B 8 10 4.67 6 4 4.67 7 2 6.33 2 1 1.67 2 1 1.67 5 7 2.67 30.00 25.00 21.68 257.947 17811 1196 22 22
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23 534 - MİR*** URŞ*** 8 / B 5 6 3.00 6 3 5.00 9 1 8.67 1 1 0.67 1 2 0.33 5 2 4.33 27.00 15.00 22.00 254.082 18438 1242 24 23

24 499 - MES***SOY*** 8 / B 8 8 5.33 7 3 6.00 3 3 2.00 0 0 0.00 2 1 1.67 5 8 2.33 25.00 23.00 17.33 251.791 18848 1272 26 24

25 258 - UMU***ERDÖ***EZ 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 9 1 8.67 1 1 0.67 1 4 -0.33 2 16 -3.33 30.00 35.00 18.35 247.019 19701 1336 27 25

26 521 - MEH**T SAL*** ERT*** 8 / B 6 7 3.67 3 3 2.00 3 6 1.00 2 3 1.00 1 1 0.67 4 5 2.33 19.00 25.00 10.67 233.017 21938 1516 29 26

27 520 - GÜR***N AL 8 / B 6 8 3.33 3 4 1.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.33 18.00 23.00 10.33 231.714 22152 1530 30 27

28 500 - AHM*** KADI***U 8 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 15 -1.00 30.00 59.00 10.33 230.046 22399 1554 31 28

29 511 - DUR*** BER*** KARA****      8 / B 9 9 6.00 2 7 -0.33 4 3 3.00 1 6 -1.00 1 10 -2.33 7 12 3.00 24.00 47.00 8.34 226.089 23057 1606 32 29

30 503 - ALP****N YAĞ*** 8 / A 7 6 5.00 0 5 -1.67 0 4 -1.33 2 3 1.00 2 1 1.67 2 5 0.33 13.00 24.00 5.00 225.137 23180 1617 33 30

31 522 - HAKT*** KAP 8 / B 6 12 2.00 3 5 1.33 4 5 2.33 4 6 2.00 1 4 -0.33 4 12 0.00 22.00 44.00 7.33 215.538 24495 1709 35 31

32 508 - BER*** KARA***U 8 / A 6 11 2.33 2 7 -0.33 2 7 -0.33 4 5 2.33 1 1 0.67 3 14 -1.67 18.00 45.00 3.00 208.531 25374 1771 36 32


