
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu Netbil 8.Sınıf Deneme Sınavı-4 107428 137 29 29

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.88 5.95 8.89 6.00 2.36 5.22 5.67 2.75 4.75 4.64 2.15 3.92 6.22 4.93 4.58 7.57 6.46 5.42 40.98 24.60 32.78 232.496

İl Ortalaması 9.25 6.66 7.03 5.56 1.93 4.92 5.58 2.71 4.67 3.61 2.07 2.92 2.04 2.78 1.11 6.15 7.88 3.53 32.18 24.03 24.17 187.650
Okul Ortalaması 9.07 6.00 7.07 5.28 2.00 4.61 6.34 2.62 5.47 4.48 1.69 3.92 1.31 1.38 0.85 6.31 7.07 3.95 32.79 20.76 25.87 191.106

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 540 - SAL** SANC** 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 4 7.67 16 4 14.67 71.00 12.00 67.01 363.763 18469 3 1 1
2 520 - KAY** ÇAMKER*** 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 4 4 2.67 13 6 11.00 61.00 15.00 56.00 310.385 29504 8 2 2
3 513 - ECE*** DEM** 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 0 8.00 2 1 1.67 14 6 12.00 59.00 12.00 55.01 307.452 30256 9 3 3
4 519 - FATMA*** AY*** 8 / A 15 4 13.67 3 0 3.00 6 2 5.33 8 1 7.67 5 3 4.00 11 6 9.00 48.00 16.00 42.67 281.748 35461 13 4 4
5 538 - AYŞ** BEG** BALT** 8 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 4 2.67 11 9 8.00 57.00 21.00 50.00 280.741 35853 15 5 5
6 515 - ECR** TİB** 8 / A 13 5 11.33 5 1 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 1 0.67 12 4 10.67 50.00 12.00 46.01 268.919 39237 18 6 6
7 507 - SAM** C** DUR** 8 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 2 3.33 9 10 5.67 51.00 24.00 43.00 257.037 42302 22 7 7
8 366 - RÜ** ÖN** 8 / B 12 5 10.33 2 2 1.33 7 3 6.00 8 1 7.67 0 0 0.00 7 8 4.33 36.00 19.00 29.66 209.096 54812 44 8 8
9 514 - ECR** SU KIL** 8 / A 12 5 10.33 2 1 1.67 3 6 1.00 6 2 5.33 0 0 0.00 8 12 4.00 31.00 26.00 22.33 196.770 58543 49 9 9

10 502 - A** İHS** TÜFE*** 8 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 2 5.33 0 1 -0.33 5 9 2.00 38.00 23.00 30.34 195.348 59035 54 10 10
11 536 - NAZ** DEM** 8 / B 10 5 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 1 2.67 0 1 -0.33 7 11 3.33 37.00 21.00 30.00 194.800 59165 55 11 11
12 528 - İSMA** KOÇ** 8 / A 12 4 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 2 2.33 0 1 -0.33 3 7 0.67 36.00 16.00 30.68 194.385 59239 56 12 12
13 539 - BEY** HAN*** TEMİ*** 8 / B 5 3 4.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 2 0.33 0 1 -0.33 10 8 7.33 33.00 17.00 27.33 189.378 61002 61 13 13
14 527 - İR** ŞENT*** 8 / B 9 11 5.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 0 0 0.00 7 12 3.00 38.00 28.00 28.66 179.481 64198 72 14 14
15 532 - MEL** KURB** 8 / B 10 3 9.00 6 1 5.67 7 2 6.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 3 0.00 30.00 11.00 26.33 179.007 64357 73 15 15
16 295 - TAN** MİKA** SOYS** 8 / B 6 12 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 2 2.33 3 2 2.33 7 10 3.67 36.00 29.00 26.33 174.563 65617 77 16 16
17 200 - EL** ŞİMŞ** 8 / A 9 10 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 1 4.67 0 0 0.00 6 11 2.33 32.00 30.00 22.00 168.148 67568 80 17 17
18 499 - MES** SOYM** 8 / B 7 5 5.33 6 1 5.67 2 3 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 6 9 3.00 22.00 18.00 16.00 165.170 68320 83 18 18
19 500 - AHM** KADIO** 8 / B 9 6 7.00 0 0 0.00 7 1 6.67 1 2 0.33 2 3 1.00 4 9 1.00 23.00 21.00 16.00 163.704 68797 84 19 19
20 529 - KAY** AYD** 8 / B 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 1 1.67 0 1 -0.33 4 4 2.67 27.00 15.00 22.00 157.793 70838 87 20 20
21 506 - AY** BAŞ** 8 / A 7 1 6.67 1 1 0.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 17.00 13.00 12.67 154.326 71820 89 21 21
22 520 - GÜR** AL 8 / B 5 5 3.33 1 1 0.67 2 3 1.00 0 0 0.00 1 0 1.00 3 2 2.33 12.00 11.00 8.33 141.941 75913 98 22 22
23 517 - EN** EF** TÜFE** 8 / A 4 7 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 5 4 3.67 20.00 24.00 12.01 141.526 75956 99 23 23
24 541 - MERYEM** YILM** 8 / A 8 10 4.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 28.00 10.66 136.548 77780 105 24 24
25 511 - DUR** BER**KARA*** 8 / B 7 9 4.00 2 6 0.00 2 5 0.33 3 3 2.00 2 4 0.67 4 11 0.33 20.00 38.00 7.33 133.081 79080 107 25 25
26 534 - MİP** URŞ** 8 / B 3 5 1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 3 -1.00 1 5 -0.67 17.00 21.00 10.00 113.304 88598 118 26 26
27 503 - ALPAS*** YA** 8 / A 3 8 0.33 0 3 -1.00 5 5 3.33 1 7 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 23.00 1.33 103.437 94571 125 27 27
28 521 - MEHME** SAL** ERT** 8 / B 0 7 -2.33 0 0 0.00 3 3 2.00 4 4 2.67 0 2 -0.67 3 6 1.00 10.00 22.00 2.67 95.067 99734 130 28 28
29 522 - HAKT** KA* 8 / B 3 10 -0.33 1 5 -0.67 3 3 2.00 1 5 -0.67 0 2 -0.67 2 11 -1.67 10.00 36.00 -2.01 85.156 103493 133 29 29

ARYO-MÜDÜR YARDIMCI
Vurgu


