
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL 5 67505 3002 43 30

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.03 7.77 7.44 5.84 3.37 4.71 6.26 2.98 5.26 4.97 3.17 3.91 8.63 6.18 6.57 9.52 7.70 6.95 45.24 31.17 34.85 310.214

Okul Ortalaması 8.37 8.27 5.61 5.67 3.73 4.42 6.00 3.63 4.79 3.80 4.00 2.47 5.03 7.30 2.60 8.17 8.43 5.36 37.03 35.37 25.24 274.240

1 147 - ABD** BA*İ YILDIR*** 7 / A 14 2 13.33 9 0 9.00 10 0 10.00 7 3 6.00 14 4 12.67 14 6 12.00 68.00 15.00 63.00 400.670 9783 325 1 1

2 129 - ÖM** ABBA** KA** 7 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 2 2 1.33 10 6 8.00 13 7 10.67 59.00 20.00 52.33 372.294 15718 550 2 2

3 244 - YUN** CA** BİRG** 7 / B 11 6 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 10 3 9.00 15 5 13.33 60.00 20.00 53.33 366.122 17173 604 3 3

4 262 - BEN**SU BAL**Ş 7 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 8 1 7.67 6 3 5.00 9 3 8.00 13 5 11.33 56.00 20.00 49.33 356.647 19402 703 4 4

5 272 - AYŞ** SOY** 7 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 9 0 9.00 3 3 2.00 9 4 7.67 11 3 10.00 52.00 18.00 46.00 347.870 21656 794 5 5

6 271 - BEY** MAÇ** 7 / A 14 4 12.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 14 5 12.33 55.00 20.00 48.33 337.817 24267 903 6 6

7 127 - AL* DE** SAK** 7 / A 11 7 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 9 2.00 15 4 13.67 55.00 26.00 46.34 330.993 26054 977 7 7

8 220 - CEM** AVC** 7 / A 11 6 9.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 8 10 4.67 14 5 12.33 48.00 36.00 36.00 321.070 28794 1091 11 8

9 41 - SAM** ÇOL** 7 / A 9 10 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 8 5.33 11 9 8.00 46.00 39.00 33.01 301.180 34571 1366 12 9

10 159 - RAVZ**UR KAD**LU 7 / A 6 11 2.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 3 5.00 7 3 6.00 12 7 9.67 43.00 32.00 32.33 297.960 35492 1416 13 10

11 148 - EMİ**AN DE**R 7 / B 9 9 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 3 5.00 7 9 4.00 8 7 5.67 42.00 36.00 30.00 287.940 38599 1552 14 11

12 189 - MUR** CA* GÜNEŞD***ĞDU7 / A 6 7 3.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 5 2.33 4 9 1.00 12 6 10.00 41.00 31.00 30.66 283.663 39854 1608 15 12

13 179 - POYR** ÖMER**U 7 / A 8 9 5.00 7 2 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 11 3.33 8 9 5.00 43.00 38.00 30.33 282.916 40078 1620 16 13

14 282 - MU**ŞİM**K 7 / B 12 4 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 0 1.00 1 1 0.67 5 7 2.67 34.00 17.00 28.34 279.669 41077 1670 17 14

15 180 - CAN** ŞİM** ŞA***N 7 / B 12 8 9.33 6 3 5.00 6 4 4.67 1 1 0.67 1 5 -0.67 5 4 3.67 31.00 25.00 22.67 264.627 45643 1917 19 15

16 108 - ALA** KURB** 7 / B 5 14 0.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 0 0 0.00 12 8 9.33 36.00 33.00 24.99 262.468 46296 1959 20 16

17 169 - FEY**TOP** 7 / A 8 10 4.67 3 6 1.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 11 2.33 5 13 0.67 35.00 47.00 19.34 251.114 49752 2137 23 17

18 160 - ÇAĞ**SA** 7 / B 9 4 7.67 3 4 1.67 4 3 3.00 5 2 4.33 4 8 1.33 3 10 -0.33 28.00 31.00 17.67 249.810 50146 2163 24 18

19 230 - SÜM**E AL 7 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 33.00 55.00 14.66 246.190 51312 2213 25 19

20 242 - RAB** DE** 7 / B 5 4 3.67 5 3 4.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 22.00 18.00 16.00 245.674 51492 2226 26 20

21 201 - MUHA**T EM** YENE** 7 / B 4 1 3.67 6 4 4.67 4 5 2.33 2 3 1.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 21.00 27.00 12.00 230.601 56126 2480 28 21

22 199 - MUHAM** SA** METİ** 7 / A 6 11 2.33 5 4 3.67 2 7 -0.33 1 7 -1.33 5 13 0.67 7 10 3.67 26.00 52.00 8.68 229.999 56294 2492 29 22
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23 252 - ELİZ** ÖZK** 7 / B 4 5 2.33 2 4 0.67 6 4 4.67 3 1 2.67 1 5 -0.67 4 7 1.67 20.00 26.00 11.34 225.133 57753 2561 30 23

24 251 - AR** İDR** KÖ** 7 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.00 223.589 58209 2585 31 24

25 81 - KAS**MAN**LU 7 / A 7 12 3.00 4 6 2.00 2 6 0.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 8 0.33 22.00 45.00 7.00 217.904 59840 2662 33 25

26 190 - UFU** BA**Ş KO** 7 / B 7 8 4.33 4 4 2.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 2 11 -1.67 1 12 -3.00 21.00 43.00 6.67 209.854 62041 2770 36 26

27 241 - AY**N BA*** 7 / A 1 19 -5.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 7 13 2.67 30.00 60.00 10.00 206.025 62971 2826 37 27

28 290 - SÜLE***N SE** AKYIL*** 7 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 4 12 0.00 3 14 -1.67 23.00 58.00 3.67 200.306 64218 2892 38 28

29 105 - ERD**N GÜNA*** 7 / A 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 16 -1.33 17.00 53.00 -0.67 199.461 64389 2898 39 29

30 229 - MÜBE*** SUM*** 7 / B 1 15 -4.00 2 6 0.00 0 9 -3.00 3 5 1.33 6 11 2.33 5 11 1.33 17.00 57.00 -2.01 197.633 64748 2910 40 30


