
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 5 90247 2454 31 27

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.10 5.85 10.15 6.20 2.52 5.36 7.00 2.31 6.23 5.06 2.57 4.20 7.66 4.11 6.29 8.53 7.94 5.88 46.54 25.30 38.11 318.695

Okul Ortalaması 10.19 5.33 8.41 5.81 1.78 5.22 7.78 1.89 7.15 3.81 3.00 2.82 3.52 1.59 2.99 7.07 7.15 4.69 38.19 20.74 31.27 290.567

1 540 - SALİ** SAN***K 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 5 11.33 13 7 10.67 70.00 18.00 64.01 397.953 17162 398 1 1

2 530 - KAY** ÇAMKE***N 8 / A 15 4 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 2 13.33 12 5 10.33 65.00 17.00 59.33 392.718 18374 424 2 2

3 513 - ECE***U DE***R 8 / A 19 0 19.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 7 2 6.33 12 8 9.33 62.00 16.00 56.66 377.239 22338 549 3 3

4 507 - SAM** CA**DU***K 8 / A 14 4 12.67 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 16 4 14.67 61.00 14.00 56.34 369.081 24723 614 4 4

5 538 - AY** BEG*** BA***Ş 8 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 12 6 10.00 61.00 16.00 55.67 366.769 25372 634 5 5

6 277 - ER** SEV*** 8 / A 11 6 9.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 1 5.67 3 0 3.00 13 4 11.67 50.00 14.00 45.34 329.684 37314 992 6 6

7 535 - MUST*** DEM*** 8 / B 10 9 7.00 8 1 7.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 4 8.67 8 10 4.67 51.00 29.00 41.35 322.612 39933 1072 7 7

8 200 - EL*** ŞİMŞ*** 8 / A 11 5 9.33 6 3 5.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 6 1 5.67 11 7 8.67 43.00 22.00 35.67 317.215 41888 1126 8 8

9 502 - AL*İHS**TÜFE***İ 8 / A 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 5 0.33 2 1 1.67 9 7 6.67 45.00 19.00 38.67 315.890 42393 1143 9 9

10 516 - ELM** ÇEL*** 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 4 3 3.00 11 8 8.33 45.00 29.00 35.33 314.113 43072 1162 10 10

11 536 - NAZ** DEM** 8 / B 11 7 8.67 6 1 5.67 9 0 9.00 6 3 5.00 4 0 4.00 8 9 5.00 44.00 20.00 37.34 304.919 46823 1292 11 11

12 515 - ECR** TİB** 8 / A 9 7 6.67 2 3 1.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 1 3.67 10 6 8.00 40.00 22.00 32.67 296.857 50169 1403 12 12

13 500 - AHM** KADI***U 8 / B 14 3 13.00 0 0 0.00 10 0 10.00 0 0 0.00 5 1 4.67 4 9 1.00 33.00 13.00 28.67 294.283 51270 1440 13 13

14 532 - MEL** KUR***N 8 / B 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 6 4 4.67 37.00 12.00 33.00 281.133 57021 1623 14 14

15 295 - TAN** MİKA**SOY**L 8 / B 10 8 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 3 1.00 2 2 1.33 8 10 4.67 38.00 27.00 28.99 279.538 57716 1644 15 15

16 528 - İSMA**KOÇ** 8 / A 12 5 10.33 10 0 10.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 0 1 -0.33 4 6 2.00 35.00 18.00 29.00 276.036 59269 1697 16 16

17 366 - RÜ** ÖN** 8 / B 12 2 11.33 2 4 0.67 8 1 7.67 6 3 5.00 2 3 1.00 3 7 0.67 33.00 20.00 26.34 273.311 60555 1733 17 17

18 527 - İR** ŞENT*** 8 / B 10 8 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 1 0 1.00 7 10 3.67 36.00 30.00 26.00 271.332 61459 1754 18 18

19 517 - EN**EF** TÜFE*** 8 / A 6 4 4.67 9 0 9.00 8 2 7.33 1 2 0.33 0 1 -0.33 5 6 3.00 29.00 15.00 24.00 256.852 67629 1928 20 19

20 503 - ALPASL** YAĞ** 8 / A 7 4 5.67 2 1 1.67 6 4 4.67 3 1 2.67 1 1 0.67 2 2 1.33 21.00 13.00 16.68 245.267 72390 2056 22 20

21 499 - MES**SOYM** 8 / B 7 8 4.33 6 1 5.67 10 0 10.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 3 10 -0.33 26.00 20.00 19.34 241.255 73976 2100 23 21

22 529 - KAY** AYD** 8 / B 5 3 4.00 8 1 7.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 0 0 0.00 2 6 0.00 23.00 19.00 16.67 238.106 75175 2138 24 22
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23 534 - MİR** URŞ** 8 / B 6 8 3.33 2 3 1.00 7 3 6.00 1 0 1.00 2 1 1.67 2 8 -0.67 20.00 23.00 12.33 232.191 77380 2196 25 23

24 506 - AYÇ** BAŞ** 8 / A 4 3 3.00 2 2 1.33 7 2 6.33 1 1 0.67 0 0 0.00 3 9 0.00 17.00 17.00 11.33 225.860 79644 2243 26 24

25 511 - DURS** BER** KARAD** 8 / B 7 10 3.67 2 5 0.33 8 1 7.67 1 7 -1.33 1 5 -0.67 1 8 -1.67 20.00 36.00 8.00 216.489 82788 2320 29 25

26 522 - HAKT** KA** 8 / B 4 11 0.33 4 3 3.00 5 3 4.00 2 3 1.00 0 2 -0.67 3 10 -0.33 18.00 32.00 7.33 210.483 84612 2365 30 26

27 521 - MEHM** SAL**ERT*** 8 / B 3 7 0.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 1 7 -1.33 0 2 -0.67 3 7 0.67 8.00 29.00 -1.66 198.114 87727 2422 31 27


