
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.Sınıf TG-4 27920 31 19 19

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.49 5.48 10.67 5.63 3.26 4.54 6.79 2.39 6.00 5.14 2.05 4.46 3.58 4.37 2.13 6.70 8.86 3.75 40.35 26.42 31.54 220.906

İl Ortalaması 12.32 5.23 10.58 6.06 2.39 5.27 7.55 1.94 6.90 5.94 1.23 5.53 2.45 2.81 1.52 7.10 7.77 4.51 41.42 21.35 34.30 225.079
Okul Ortalaması 12.89 4.95 11.25 6.47 2.11 5.77 8.26 1.68 7.70 6.26 1.37 5.81 2.05 2.74 1.14 7.58 8.00 4.91 43.53 20.84 36.58 231.430

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 540 - SAL** SANC** 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 13 7 10.67 63.00 16.00 57.68 333.308 3164 2 1 1
2 513 - ECE**U DE**R 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 3 0.00 14 6 12.00 58.00 16.00 52.67 314.341 4302 4 2 2
3 507 - SA**D CA** DU**K 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 10 8 7.33 58.00 17.00 52.34 295.499 5688 5 3 3
4 519 - FAT***ÜL A**R 8 / A 16 3 15.00 6 2 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 12 8 9.33 52.00 15.00 47.00 277.763 7141 6 4 4
5 530 - KAY** ÇAM***TEN 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 2 4 0.67 11 8 8.33 53.00 21.00 46.00 273.557 7518 7 5 5
6 538 - AY** BE**M BA**AŞ 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 9 10 5.67 54.00 24.00 46.01 269.542 7854 10 6 6
7 277 - ER** SEV**Ç 8 / A 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 1 1 0.67 7 9 4.00 51.00 15.00 46.01 257.261 8969 11 7 7
8 516 - EL**S ÇE**K 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 2 2.33 2 4 0.67 11 9 8.00 45.00 25.00 36.67 247.868 9920 13 8 8
9 527 - İR** ŞEN***PE 8 / B 10 9 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 1 6.67 3 2 2.33 10 6 8.00 44.00 24.00 36.00 231.082 11649 15 9 9

10 295 - TA**R Mİ**İL SO**AL 8 / B 11 6 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 3 2.00 4 3 3.00 8 8 5.33 43.00 23.00 35.33 230.299 11719 16 10 10
11 535 - MUS**FA DE**R 8 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 3 6 1.00 9 10 5.67 45.00 31.00 34.67 225.764 12219 18 11 11
12 536 - NA**I DE**İR 8 / B 11 5 9.33 8 0 8.00 9 1 8.67 8 1 7.67 0 1 -0.33 6 8 3.33 42.00 16.00 36.67 209.023 14240 19 12 12
13 200 - EL** ŞİM**K 8 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 1 2.67 2 2 1.33 7 7 4.67 36.00 21.00 29.01 201.170 15183 20 13 13
14 532 - MEL**K KU**AN 8 / 0 11 4 9.67 7 2 6.33 7 2 6.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 9.00 31.00 188.904 16691 21 14 14
15 514 - EC**N SU KI***Ç 8 / A 11 9 8.00 6 2 5.33 8 2 7.33 6 2 5.33 0 2 -0.67 7 13 2.67 38.00 30.00 27.99 185.702 17128 22 15 15
16 528 - İSM**L KO**N 8 / A 11 6 9.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 2 2.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 33.00 19.00 26.66 176.519 18313 24 16 16
17 534 - Mİ**Ç UR**R 8 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 3 4 1.67 4 6 2.00 26.00 27.00 17.01 161.276 20248 25 17 17
18 500 - AH**T KAD***LU 8 / B 10 5 8.33 0 0 0.00 9 1 8.67 0 0 0.00 4 2 3.33 0 12 -4.00 23.00 20.00 16.33 159.276 20503 26 18 18
19 366 - RÜ**ÖN** 8 / B 9 8 6.33 0 0 0.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 4 9 1.00 29.00 27.00 20.00 159.021 20536 27 19 19


