
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Rize DEREPAZARI Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 6 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 12.11 5.82 10.17 5.80 3.00 4.81 6.73 2.52 5.89 5.47 2.07 4.78 8.66 3.66 7.44 9.23 7.32 6.79 48.00 24.39 39.87 327.059

Okul Ortalaması 8.62 5.47 6.80 4.53 2.19 3.80 6.31 2.47 5.49 3.94 1.53 3.43 4.56 2.28 3.80 7.22 6.28 5.13 35.19 20.22 28.45 285.438

1 513 - ECE** DE**R 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 10 2 9.33 17 3 16.00 68.00 13.00 63.66 404.477 - 112 1 1
%0 %17.7 %0 %0

2 540 - SAL*** ANC** 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 4 11.67 13 6 11.00 66.00 20.00 59.34 385.755 - 164 2 2
%0 %26.0 %5.6 %6

3 530 - KAY** ÇAM**EN 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 16 2 15.33 10 9 7.00 66.00 21.00 59.00 385.697 - 165 3 3
%0 %26.1 %8.3 %9

4 538 - AYŞ** BE**M BA**Ş 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 13 3 12.00 12 8 9.33 61.00 24.00 53.00 370.226 - 211 4 4
%0 %33.4 %11.1 %12

5 519 - FAT**ÜL AY**R 8 / A 15 4 13.67 3 3 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 11 1 10.67 12 7 9.67 56.00 20.00 49.34 366.436 - 226 5 5
%0 %35.8 %13.9 %16

6 535 - MUS***FA DE**İR 8 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 8 7.33 10 8 7.33 60.00 25.00 51.66 348.871 - 290 6 6
%0 %46.0 %16.7 %19

7 516 - EL**S ÇE**K 8 / A 12 6 10.00 5 4 3.67 10 0 10.00 4 3 3.00 5 3 4.00 15 5 13.33 51.00 21.00 44.00 336.027 - 332 7 7
%0 %52.6 %19.4 %22

8 515 - EC**N Tİ**T 0 / 0 9 5 7.33 7 0 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 10 8 7.33 52.00 16.00 46.66 333.886 - 340 8 8
%0 %53.9 %22.2 %25

9 507 - SA**D CAN D***K 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 8 4.33 12 7 9.67 54.00 30.00 44.00 330.471 - 353 9 9
%0 %55.9 %25.0 %28

10 532 - ME**K KUR***N 8 / B 7 5 5.33 6 3 5.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 0 8.00 9 6 7.00 47.00 17.00 41.33 320.087 - 391 10 10
%0 %62.0 %27.8 %31

11 536 - NA***I DE***R 8 / B 12 4 10.67 7 1 6.67 6 3 5.00 7 3 6.00 3 0 3.00 9 7 6.67 44.00 18.00 38.01 310.498 - 421 11 11
%0 %66.7 %30.6 %34

12 200 - EL*** ŞİM***K 8 / A 13 3 12.00 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 5 0 5.00 8 8 5.33 39.00 18.00 32.99 309.476 - 425 12 12
%0 %67.4 %33.3 %38

13 366 - RÜ** ÖN** 8 / B 6 6 4.00 1 5 -0.67 3 6 1.00 8 0 8.00 4 1 3.67 15 4 13.67 37.00 22.00 29.67 296.656 - 475 13 13
%0 %75.3 %36.1 %41

14 295 - TA***R Mİ**İL SO**AL 8 / B 11 3 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 0 3.00 2 4 0.67 7 7 4.67 41.00 16.00 35.67 294.256 - 483 14 14
%0 %76.5 %38.9 %44

15 227 - ER** SE***Ç 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 8.00 35.34 288.019 - 501 15 15
%0 %79.4 %41.7 %47

16 514 - EC**N SU KI**Ç 8 / A 10 6 8.00 3 4 1.67 8 2 7.33 5 4 3.67 3 2 2.33 8 10 4.67 37.00 28.00 27.67 280.868 - 517 16 16
%0 %81.9 %44.4 %50

17 539 - BE**A HA**FE TE**ZEL 8 / B 9 10 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 2 1 1.67 6 4 4.67 32.00 20.00 25.34 270.836 - 540 17 17
%0 %85.6 %47.2 %53
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Genel Ortalama 12.11 5.82 10.17 5.80 3.00 4.81 6.73 2.52 5.89 5.47 2.07 4.78 8.66 3.66 7.44 9.23 7.32 6.79 48.00 24.39 39.87 327.059

Okul Ortalaması 8.62 5.47 6.80 4.53 2.19 3.80 6.31 2.47 5.49 3.94 1.53 3.43 4.56 2.28 3.80 7.22 6.28 5.13 35.19 20.22 28.45 285.438

18 277 - ER** SEV**Ç 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 17 3 16.00 20.00 6.00 18.00 269.000 - 545 18 18
%0 %86.4 %50.0 %56

19 499 - ME**T SOYM* 8 / B 8 8 5.33 7 2 6.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 1 0.67 8 4 6.67 29.00 20.00 22.33 265.804 - 553 19 19
%0 %87.6 %52.8 %59

20 527 - İR** ŞEN***E 8 / B 7 9 4.00 5 5 3.33 4 2 3.33 4 2 3.33 5 2 4.33 4 11 0.33 29.00 31.00 18.65 254.688 - 572 21 20
%0 %90.6 %58.3 %62

21 528 - İS**İL KO**N 8 / A 9 8 6.33 6 3 5.00 6 4 4.67 3 3 2.00 0 0 0.00 5 7 2.67 29.00 25.00 20.67 254.505 - 574 22 21
%0 %91.0 %61.1 %66

22 522 - HA**AN KAP 8 / B 11 5 9.33 0 0 0.00 5 3 4.00 1 3 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 22.00 21.00 15.00 249.366 - 583 23 22
%0 %92.4 %63.9 %69

23 529 - KAY** AYD** 8 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 1 0 1.00 2 7 -0.33 25.00 23.00 17.33 245.934 - 589 24 23
%0 %93.3 %66.7 %72

24 434 - MİR** URŞ** 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 10 0 10.00 0 0 0.00 4 2 3.33 6 10 2.67 20.00 12.00 16.00 243.196 - 591 25 24
%0 %93.7 %69.4 %75

25 506 - AYÇ** BAŞ** 8 / A 5 4 3.67 0 0 0.00 6 4 4.67 0 2 -0.67 0 0 0.00 4 8 1.33 15.00 18.00 9.00 226.168 - 608 28 25
%0 %96.4 %77.8 %78

26 500 - AH**T KADIO**U 8 / B 6 2 5.33 0 0 0.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 6 0.00 1 7 -1.33 16.00 18.00 10.00 226.066 - 609 29 26
%0 %96.5 %80.6 %81

27 0 - ALPA**AN YAĞ** 8 / A 4 6 2.00 4 1 3.67 6 4 4.67 0 4 -1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 15.00 9.01 220.350 - 614 30 27
%0 %97.3 %83.3 %84

28 541 - MER**M NUR YIL**Z 8 / A 7 9 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 25.00 61.00 4.67 218.536 - 616 32 28
%0 %97.6 %88.9 %88

29 511 - DUR**N BE**T KAR****AĞ 8 / B 4 13 -0.33 3 2 2.33 3 5 1.33 1 0 1.00 4 2 3.33 0 8 -2.67 15.00 30.00 4.99 213.106 - 619 33 29
%0 %98.1 %91.7 %91

30 534 - Mİ*AÇ URŞ** 8 / * 3 5 1.33 1 4 -0.33 3 2 2.33 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 12.00 5.00 211.059 - 622 34 30
%0 %98.6 %94.4 %94

31 521 - MEH**T SAL** ER**N 8 / B 2 6 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 2 3 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 7.00 13.00 2.67 203.679 - 627 35 31
%0 %99.4 %97.2 %97

32 503 - ALPA**AN YA**I 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -1.00 2 2 1.33 2.00 5.00 0.33 200.021 - 628 36 32
%0 %99.5 %100.0 %100


